
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - Fenomen Çocuk 4. Sınıf Kurumsal SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin KIZILTEPE ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 4.Sınıf Deneme Sınavı-5 29 29 29 29

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 4. Sınıf Kurumsal

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.66 5.90 8.66 6.21 8.14 6.21 9.24 5.38 9.24 8.59 6.03 8.59 4.72 4.79 4.72 37.41 30.24 37.41 267.432

İl Ortalaması 8.66 5.90 8.66 6.21 8.14 6.21 9.24 5.38 9.24 8.59 6.03 8.59 4.72 4.79 4.72 37.41 30.24 37.41 267.432
Okul Ortalaması 8.66 5.90 8.66 6.21 8.14 6.21 9.24 5.38 9.24 8.59 6.03 8.59 4.72 4.79 4.72 37.41 30.24 37.41 267.432

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 4. Sınıf KurumsalGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - TUTAL SEHER 4 / E 14 1 14.00 12 3 12.00 15 0 15.00 13 2 13.00 9 1 9.00 63.00 7.00 63.00 450.340 1 1 1 1
2 300 - F.ZEYNEP KARA AŞ 4 / C 14 1 14.00 11 3 11.00 14 1 14.00 14 1 14.00 8 2 8.00 61.00 8.00 61.00 436.040 2 2 2 2
3 555 - İLHAN RUKEN 4 / B 11 3 11.00 10 2 10.00 12 3 12.00 14 1 14.00 10 0 10.00 57.00 9.00 57.00 407.400 3 3 3 3
4 1992 - M LENA ATAN 4 / C 13 2 13.00 9 6 9.00 12 3 12.00 13 2 13.00 9 1 9.00 56.00 14.00 56.00 400.280 4 4 4 4
5 0 - DERTLİ AYŞE 4 / E 10 5 10.00 12 2 12.00 13 2 13.00 12 3 12.00 3 6 3.00 50.00 18.00 50.00 357.440 5 5 5 5
6 557 - TUNÇ DİRN 4 / A 11 4 11.00 8 7 8.00 13 2 13.00 9 6 9.00 8 2 8.00 49.00 21.00 49.00 350.240 6 6 6 6
7 302 - ZEYNEP ERVA GÜL 4 / B 6 9 6.00 11 4 11.00 11 4 11.00 12 3 12.00 7 3 7.00 47.00 23.00 47.00 335.920 7 7 7 7
8 1914 - SEYHAN KÜBRA 4 / İ 11 4 11.00 6 7 6.00 13 2 13.00 10 4 10.00 5 5 5.00 45.00 22.00 45.00 321.640 8 8 8 8
9 547 - ECRİN FİDAN 4 / C 13 2 13.00 5 10 5.00 10 5 10.00 11 4 11.00 5 5 5.00 44.00 26.00 44.00 314.520 9 9 9 9

10 13 - KARATAY ROJBİN 4 / A 8 7 8.00 6 9 6.00 12 3 12.00 10 5 10.00 8 2 8.00 44.00 26.00 44.00 314.440 10 10 10 10
11 0 - SILANUR SAĞLAM 4 / 0 10 5 10.00 6 9 6.00 10 5 10.00 11 4 11.00 6 4 6.00 43.00 27.00 43.00 307.340 11 11 11 11
12 13 - ÇELİK ELİF 4 / A 7 8 7.00 5 10 5.00 13 2 13.00 11 4 11.00 7 3 7.00 43.00 27.00 43.00 307.260 12 12 12 12
13 446 - SAĞLAM BEYZA 4 / A 8 7 8.00 7 8 7.00 11 4 11.00 9 6 9.00 5 5 5.00 40.00 30.00 40.00 285.900 13 13 13 13
14 0 - MELEK SELÇUK 0 / 0 12 2 12.00 5 8 5.00 10 4 10.00 9 6 9.00 3 6 3.00 39.00 26.00 39.00 278.800 14 14 14 14
15 21 - İLHAN NUJİN 4 / A 9 6 9.00 6 9 6.00 9 6 9.00 11 3 11.00 2 4 2.00 37.00 28.00 37.00 264.480 15 15 15 15
16 8 - CENGİZ ECRİN 4 / A 9 6 9.00 2 13 2.00 9 6 9.00 12 3 12.00 5 5 5.00 37.00 33.00 37.00 264.400 16 16 16 16
17 152 - AKA NURSİMA 4 / İ 8 6 8.00 7 6 7.00 9 5 9.00 10 4 10.00 2 1 2.00 36.00 22.00 36.00 257.340 17 17 17 17
18 662 - İLHAN ZERGANUR 4 / A 11 4 11.00 6 9 6.00 8 7 8.00 7 8 7.00 3 7 3.00 35.00 35.00 35.00 250.240 18 18 18 18
19 0 - KARADENİZHAYRUNNİSA 0 / 0 8 7 8.00 7 8 7.00 11 4 11.00 6 9 6.00 3 7 3.00 35.00 35.00 35.00 250.200 19 19 19 19
20 828 - ZEYNEP ELA AZRAK 4 / I 7 8 7.00 5 10 5.00 7 8 7.00 6 9 6.00 6 4 6.00 31.00 39.00 31.00 221.580 20 20 20 20
21 64 - ECRİN IR AK 0 / 0 5 10 5.00 6 9 6.00 10 5 10.00 5 10 5.00 3 7 3.00 29.00 41.00 29.00 207.280 21 21 21 21
22 21 - DEMİRKAYA KEVSER 4 / A 11 4 11.00 5 10 5.00 7 8 7.00 1 14 1.00 2 8 2.00 26.00 44.00 26.00 185.960 22 22 22 22
23 0 - HİRA DÖNE ÖZASLAN 4 / E 7 8 7.00 6 9 6.00 3 12 3.00 5 10 5.00 4 6 4.00 25.00 45.00 25.00 178.760 23 23 23 23
24 657 - ÇAKIL GÜRBETİ EMNUR 0 / 0 8 6 8.00 4 10 4.00 5 10 5.00 6 9 6.00 2 8 2.00 25.00 43.00 25.00 178.740 24 24 24 24
25 195 - IRMAK ZÜBEYDE 0 / 0 6 9 6.00 4 11 4.00 5 10 5.00 5 9 5.00 3 7 3.00 23.00 46.00 23.00 164.420 25 25 25 25
26 684 - ÇAKIL SEDANUR 0 / 0 6 9 6.00 3 12 3.00 4 11 4.00 6 9 6.00 1 9 1.00 20.00 50.00 20.00 142.980 26 26 26 26
27 1010 - OK YR ECRİN 0 / 0 4 10 4.00 2 13 2.00 5 10 5.00 7 8 7.00 2 8 2.00 20.00 49.00 20.00 142.920 27 27 27 27
28 8 - AYDOĞAN CEMRE 0 / 0 2 13 2.00 3 12 3.00 5 9 5.00 2 13 2.00 2 8 2.00 14.00 55.00 14.00 100.060 28 28 28 28
29 0 - IRMAK ÜAYŞE GÜ L 0 / 0 2 5 2.00 1 7 1.00 2 5 2.00 2 6 2.00 4 5 4.00 11.00 28.00 11.00 78.600 29 29 29 29


