
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME 44 72 134 404

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,25 4 3 3,13 6 2 4,97 3 2 2,62 7 6 4,88 9 8 6,37 39 26 30,22 295,810

Okul Ortalaması 12 7 9,24 5 4 3,33 7 2 6,61 3 4 1,74 6 7 3,89 8 10 4,81 41 35 29,62 292,030

KATILIMLAR

1 12 HİRANUR ERTAŞ 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 18 2 17,33 17 3 16,00 69 21 62,00 416,126 1 1 1 15 23
% 5,69

2 7 ELİF SUDE OK 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 17 2 16,33 12 7 9,67 68 20 61,34 403,365 2 2 2 19 29
% 7,18

3 98 TÜLİN TARHAN 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 1 6,67 11 6 9,00 16 4 14,67 65 20 58,34 391,280 1 3 3 24 42
% 10

4 328 MARYA KIZILÇINAR 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 10 4,67 17 3 16,00 64 24 56,01 379,674 3 4 4 31 61
% 15

5 6 EBRAR TARHAN 8B 17 3 16,00 6 3 5,00 9 1 8,67 8 0 8,00 7 6 5,00 13 7 10,67 60 20 53,34 366,440 2 5 6 37 83
% 21

6 58 HACER ÖZ 8A 13 7 10,67 4 4 2,67 9 1 8,67 8 2 7,33 14 4 12,67 9 5 7,33 57 23 49,34 357,222 4 6 8 43 96
% 24

7 384 İREM NAZ KIZIL 8A 12 8 9,33 3 7 0,67 9 1 8,67 6 4 4,67 12 8 9,33 15 5 13,33 57 33 46,00 354,661 5 7 9 45 100
% 25

8 88 ELİF TARHAN 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 7 3 6,00 13 6 11,00 55 22 47,66 354,299 3 8 10 46 101
% 25

9 7 İREM GÖKTAŞ 8A 17 3 16,00 5 5 3,33 9 1 8,67 3 7 0,67 9 9 6,00 11 9 8,00 54 34 42,67 345,859 6 9 12 51 113
% 28

10 26 ZEYNEP KAHRAMAN 8A 12 7 9,67 7 2 6,33 7 3 6,00 7 2 6,33 7 7 4,67 10 8 7,33 50 29 40,33 318,371 7 10 17 64 153
% 38

11 382 ESRA KORHAN 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 3 1,00 3 4 1,67 9 8 6,33 45 24 37,00 317,158 4 11 18 65 156
% 39

12 3 ZEHRA NAZ KILINÇ 8A 13 6 11,00 1 9 -2,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 11 6 9,00 9 10 5,67 45 40 31,67 316,377 8 12 20 67 159
% 39

13 15 NEHİR YÜKSEK 8A 12 8 9,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 9 9 6,00 11 9 8,00 46 42 32,00 309,389 9 13 23 71 169
% 42

14 0 ELİF ALDEMİR 8B 15 4 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 1 1,67 4 4 2,67 7 5 5,33 40 22 32,67 306,977 5 14 25 73 174
% 43

15 78 HİLAL ERTAŞ 8A 13 7 10,67 3 7 0,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 11 0,33 12 8 9,33 47 38 34,34 305,674 10 15 28 77 179
% 44

16 27 MELİSA KAYA 8A 11 8 8,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 11 5 9,33 6 11 2,33 43 39 29,99 297,846 11 16 30 80 192
% 48

17 9 MAŞİTA TARHAN 8B 9 6 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 6 7 3,67 9 11 5,33 44 34 32,67 292,042 6 17 31 83 201
% 50

18 392 ELANUR ARSLAN 8C 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 1 4 -0,33 3 2 2,33 8 10 4,67 40 27 31,00 291,583 1 18 32 84 202
% 50

19 619 RUKEN URTEKİN 8A 13 7 10,67 5 3 4,00 9 1 8,67 0 6 -2,00 7 7 4,67 6 12 2,00 40 36 28,01 289,330 12 19 33 85 206
% 51

20 3 AYSELNAZ AYYILDIZ 8A 14 6 12,00 6 3 5,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 3 11 -0,67 10 10 6,67 41 42 27,00 288,296 13 20 34 87 209
% 52

21 169 HİLAL ORTAÇ 8A 15 5 13,33 5 4 3,67 7 3 6,00 3 4 1,67 3 8 0,33 7 12 3,00 40 36 28,00 286,530 14 21 35 89 215
% 53

22 94 NURSEL ERZİ 8A 9 8 6,33 6 2 5,33 7 2 6,33 3 6 1,00 5 2 4,33 5 3 4,00 35 23 27,32 279,634 15 22 38 93 231
% 57

23 99 YAĞMUR ALİOĞLU  A 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 0 7 -2,33 1 9 -2,00 10 9 7,00 38 38 25,34 279,364 1 23 39 94 233
% 58

24 74 GÜLBİN TARHAN 8B 11 8 8,33 4 5 2,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 6 3,00 7 12 3,00 39 39 25,99 276,431 7 24 40 95 237
% 59

25 193 KÜBRA KAYMAZ 8A 12 6 10,00 5 1 4,67 5 4 3,67 4 3 3,00 5 6 3,00 5 11 1,33 36 31 25,67 275,743 16 25 41 96 238
% 59

26 114 BÜŞRA AKKUŞ 8C 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 0 7 -2,33 5 4 3,67 7 12 3,00 37 38 24,34 275,366 2 26 43 98 240
% 59

27 148 GÜLBAHAR İDİZ 8A 11 8 8,33 3 4 1,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 8 8 5,33 7 13 2,67 36 44 21,34 273,909 17 27 45 100 242
% 60

28 25 EVİN JİYAN YAMAN 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 5 -0,67 4 2 3,33 3 7 0,67 34 28 24,66 272,630 18 28 46 101 243
% 60

29 25 ŞEYMA DEMİR 8A 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 10 4,67 4 16 -1,33 41 47 25,33 271,648 19 29 47 102 247
% 61

30 50 ŞEY A ATAY  12 8 9,33 7 3 6,00 7 2 6,33 1 8 -1,67 5 12 1,00 7 12 3,00 39 45 23,99 271,459 1 30 48 103 248
% 61

31 49 MELİSA YERTÜM 8A 12 7 9,67 4 6 2,00 7 3 6,00 0 10 -3,33 7 12 3,00 6 12 2,00 36 50 19,34 267,493 20 31 49 104 255
% 63

32 534 ROJBİN GÜNEŞ 8A 11 9 8,00 4 4 2,67 8 2 7,33 1 1 0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 33 32 22,34 264,292 21 32 51 106 261
% 65

33 25 ARZU GÖKTAŞ 8A 10 8 7,33 2 6 0,00 6 4 4,67 3 4 1,67 7 6 5,00 5 15 0,00 33 43 18,67 259,286 22 33 54 109 267
% 66
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME 44 72 134 404

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,25 4 3 3,13 6 2 4,97 3 2 2,62 7 6 4,88 9 8 6,37 39 26 30,22 295,810

Okul Ortalaması 12 7 9,24 5 4 3,33 7 2 6,61 3 4 1,74 6 7 3,89 8 10 4,81 41 35 29,62 292,030

KATILIMLAR

34 97 DİLVAN MU*O 8A 9 9 6,00 3 7 0,67 7 3 6,00 3 5 1,33 5 4 3,67 6 12 2,00 33 40 19,67 259,209 23 34 55 110 268
% 66

35 184 HACER KESEN 8A 8 10 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 4 -0,33 4 2 3,33 5 15 0,00 34 35 22,34 255,159 24 35 56 112 276
% 68

36 188 ZEYNO ASAN 8B 11 8 8,33 4 4 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 8 0,33 5 13 0,67 35 41 21,33 254,972 8 36 57 113 277
% 69

37 87 ELİF TARHAN 8A 7 11 3,33 3 7 0,67 9 1 8,67 2 5 0,33 3 7 0,67 9 10 5,67 33 41 19,34 253,544 25 37 59 115 280
% 69

38 132 ZEHRA KESEN 8A 8 7 5,67 4 4 2,67 9 1 8,67 1 0 1,00 5 13 0,67 27 25 18,68 247,295 26 38 63 122 290
% 72

39 13 NEHİR TARHAN 8B 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 14 -0,67 7 13 2,67 31 57 11,99 241,927 9 39 64 124 297
% 74

40 82 LEYLA TARHAN 8A 9 11 5,33 3 6 1,00 6 4 4,67 4 2 3,33 3 10 -0,33 6 13 1,67 31 46 15,67 238,961 27 40 65 125 300
% 74

41 89 NEHİR KEPENC 8A 6 9 3,00 5 2 4,33 4 6 2,00 1 4 -0,33 3 9 0,00 3 9 0,00 22 39 9,00 218,302 28 41 69 130 327
% 81

42 82 BÜŞRA ASLAN 8C 7 12 3,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 4 -0,33 3 12 -1,00 5 14 0,33 24 54 6,00 212,179 3 42 70 132 341
% 84

43 118 VİYAN MUSO 8A 6 12 2,00 3 6 1,00 6 4 4,67 3 4 1,67 2 5 0,33 3 15 -2,00 23 46 7,67 209,661 29 43 71 133 343
% 85

44 416 RABİA KİNO 8A 4 8 1,33 2 3 1,00 7 3 6,00 0 9 -3,00 4 11 0,33 17 34 5,66 202,233 30 44 72 134 357
% 88

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
  A 8A 8B 8C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
  A 8A 8B 8C



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME 44 72 134 404

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,25 4 3 3,13 6 2 4,97 3 2 2,62 7 6 4,88 9 8 6,37 39 26 30,22 295,810

Okul Ortalaması 12 7 9,24 5 4 3,33 7 2 6,61 3 4 1,74 6 7 3,89 8 10 4,81 41 35 29,62 292,030

SINIF:  

KATILIMLAR

1 50 ŞEY A ATAY  12 8 9,33 7 3 6,00 7 2 6,33 1 8 -1,67 5 12 1,00 7 12 3,00 39 45 23,99 271,459 1 30 48 103 248
% 61

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



 A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME 44 72 134 404

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,25 4 3 3,13 6 2 4,97 3 2 2,62 7 6 4,88 9 8 6,37 39 26 30,22 295,810

Okul Ortalaması 12 7 9,24 5 4 3,33 7 2 6,61 3 4 1,74 6 7 3,89 8 10 4,81 41 35 29,62 292,030

SINIF:  A

KATILIMLAR

1 99 YAĞMUR ALİOĞLU  A 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 0 7 -2,33 1 9 -2,00 10 9 7,00 38 38 25,34 279,364 1 23 39 94 233
% 58

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME 44 72 134 404

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,25 4 3 3,13 6 2 4,97 3 2 2,62 7 6 4,88 9 8 6,37 39 26 30,22 295,810

Okul Ortalaması 12 7 9,24 5 4 3,33 7 2 6,61 3 4 1,74 6 7 3,89 8 10 4,81 41 35 29,62 292,030

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 12 HİRANUR ERTAŞ 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 18 2 17,33 17 3 16,00 69 21 62,00 416,126 1 1 1 15 23
% 5,69

2 7 ELİF SUDE OK 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 17 2 16,33 12 7 9,67 68 20 61,34 403,365 2 2 2 19 29
% 7,18

3 328 MARYA KIZILÇINAR 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 10 4,67 17 3 16,00 64 24 56,01 379,674 3 4 4 31 61
% 15

4 58 HACER ÖZ 8A 13 7 10,67 4 4 2,67 9 1 8,67 8 2 7,33 14 4 12,67 9 5 7,33 57 23 49,34 357,222 4 6 8 43 96
% 24

5 384 İREM NAZ KIZIL 8A 12 8 9,33 3 7 0,67 9 1 8,67 6 4 4,67 12 8 9,33 15 5 13,33 57 33 46,00 354,661 5 7 9 45 100
% 25

6 7 İREM GÖKTAŞ 8A 17 3 16,00 5 5 3,33 9 1 8,67 3 7 0,67 9 9 6,00 11 9 8,00 54 34 42,67 345,859 6 9 12 51 113
% 28

7 26 ZEYNEP KAHRAMAN 8A 12 7 9,67 7 2 6,33 7 3 6,00 7 2 6,33 7 7 4,67 10 8 7,33 50 29 40,33 318,371 7 10 17 64 153
% 38

8 3 ZEHRA NAZ KILINÇ 8A 13 6 11,00 1 9 -2,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 11 6 9,00 9 10 5,67 45 40 31,67 316,377 8 12 20 67 159
% 39

9 15 NEHİR YÜKSEK 8A 12 8 9,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 9 9 6,00 11 9 8,00 46 42 32,00 309,389 9 13 23 71 169
% 42

10 78 HİLAL ERTAŞ 8A 13 7 10,67 3 7 0,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 11 0,33 12 8 9,33 47 38 34,34 305,674 10 15 28 77 179
% 44

11 27 MELİSA KAYA 8A 11 8 8,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 11 5 9,33 6 11 2,33 43 39 29,99 297,846 11 16 30 80 192
% 48

12 619 RUKEN URTEKİN 8A 13 7 10,67 5 3 4,00 9 1 8,67 0 6 -2,00 7 7 4,67 6 12 2,00 40 36 28,01 289,330 12 19 33 85 206
% 51

13 3 AYSELNAZ AYYILDIZ 8A 14 6 12,00 6 3 5,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 3 11 -0,67 10 10 6,67 41 42 27,00 288,296 13 20 34 87 209
% 52

14 169 HİLAL ORTAÇ 8A 15 5 13,33 5 4 3,67 7 3 6,00 3 4 1,67 3 8 0,33 7 12 3,00 40 36 28,00 286,530 14 21 35 89 215
% 53

15 94 NURSEL ERZİ 8A 9 8 6,33 6 2 5,33 7 2 6,33 3 6 1,00 5 2 4,33 5 3 4,00 35 23 27,32 279,634 15 22 38 93 231
% 57

16 193 KÜBRA KAYMAZ 8A 12 6 10,00 5 1 4,67 5 4 3,67 4 3 3,00 5 6 3,00 5 11 1,33 36 31 25,67 275,743 16 25 41 96 238
% 59

17 148 GÜLBAHAR İDİZ 8A 11 8 8,33 3 4 1,67 5 4 3,67 2 7 -0,33 8 8 5,33 7 13 2,67 36 44 21,34 273,909 17 27 45 100 242
% 60

18 25 EVİN JİYAN YAMAN 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 5 -0,67 4 2 3,33 3 7 0,67 34 28 24,66 272,630 18 28 46 101 243
% 60

19 25 ŞEYMA DEMİR 8A 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 10 4,67 4 16 -1,33 41 47 25,33 271,648 19 29 47 102 247
% 61

20 49 MELİSA YERTÜM 8A 12 7 9,67 4 6 2,00 7 3 6,00 0 10 -3,33 7 12 3,00 6 12 2,00 36 50 19,34 267,493 20 31 49 104 255
% 63

21 534 ROJBİN GÜNEŞ 8A 11 9 8,00 4 4 2,67 8 2 7,33 1 1 0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 33 32 22,34 264,292 21 32 51 106 261
% 65

22 25 ARZU GÖKTAŞ 8A 10 8 7,33 2 6 0,00 6 4 4,67 3 4 1,67 7 6 5,00 5 15 0,00 33 43 18,67 259,286 22 33 54 109 267
% 66

23 97 DİLVAN MU*O 8A 9 9 6,00 3 7 0,67 7 3 6,00 3 5 1,33 5 4 3,67 6 12 2,00 33 40 19,67 259,209 23 34 55 110 268
% 66

24 184 HACER KESEN 8A 8 10 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 4 -0,33 4 2 3,33 5 15 0,00 34 35 22,34 255,159 24 35 56 112 276
% 68

25 87 ELİF TARHAN 8A 7 11 3,33 3 7 0,67 9 1 8,67 2 5 0,33 3 7 0,67 9 10 5,67 33 41 19,34 253,544 25 37 59 115 280
% 69

26 132 ZEHRA KESEN 8A 8 7 5,67 4 4 2,67 9 1 8,67 1 0 1,00 5 13 0,67 27 25 18,68 247,295 26 38 63 122 290
% 72

27 82 LEYLA TARHAN 8A 9 11 5,33 3 6 1,00 6 4 4,67 4 2 3,33 3 10 -0,33 6 13 1,67 31 46 15,67 238,961 27 40 65 125 300
% 74

28 89 NEHİR KEPENC 8A 6 9 3,00 5 2 4,33 4 6 2,00 1 4 -0,33 3 9 0,00 3 9 0,00 22 39 9,00 218,302 28 41 69 130 327
% 81

29 118 VİYAN MUSO 8A 6 12 2,00 3 6 1,00 6 4 4,67 3 4 1,67 2 5 0,33 3 15 -2,00 23 46 7,67 209,661 29 43 71 133 343
% 85

30 416 RABİA KİNO 8A 4 8 1,33 2 3 1,00 7 3 6,00 0 9 -3,00 4 11 0,33 17 34 5,66 202,233 30 44 72 134 357
% 88



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME 44 72 134 404

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,25 4 3 3,13 6 2 4,97 3 2 2,62 7 6 4,88 9 8 6,37 39 26 30,22 295,810

Okul Ortalaması 12 7 9,24 5 4 3,33 7 2 6,61 3 4 1,74 6 7 3,89 8 10 4,81 41 35 29,62 292,030

SINIF: 8A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME 44 72 134 404

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,25 4 3 3,13 6 2 4,97 3 2 2,62 7 6 4,88 9 8 6,37 39 26 30,22 295,810

Okul Ortalaması 12 7 9,24 5 4 3,33 7 2 6,61 3 4 1,74 6 7 3,89 8 10 4,81 41 35 29,62 292,030

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 98 TÜLİN TARHAN 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 1 6,67 11 6 9,00 16 4 14,67 65 20 58,34 391,280 1 3 3 24 42
% 10

2 6 EBRAR TARHAN 8B 17 3 16,00 6 3 5,00 9 1 8,67 8 0 8,00 7 6 5,00 13 7 10,67 60 20 53,34 366,440 2 5 6 37 83
% 21

3 88 ELİF TARHAN 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 7 3 6,00 13 6 11,00 55 22 47,66 354,299 3 8 10 46 101
% 25

4 382 ESRA KORHAN 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 3 1,00 3 4 1,67 9 8 6,33 45 24 37,00 317,158 4 11 18 65 156
% 39

5 0 ELİF ALDEMİR 8B 15 4 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 1 1,67 4 4 2,67 7 5 5,33 40 22 32,67 306,977 5 14 25 73 174
% 43

6 9 MAŞİTA TARHAN 8B 9 6 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 6 7 3,67 9 11 5,33 44 34 32,67 292,042 6 17 31 83 201
% 50

7 74 GÜLBİN TARHAN 8B 11 8 8,33 4 5 2,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 6 3,00 7 12 3,00 39 39 25,99 276,431 7 24 40 95 237
% 59

8 188 ZEYNO ASAN 8B 11 8 8,33 4 4 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 8 0,33 5 13 0,67 35 41 21,33 254,972 8 36 57 113 277
% 69

9 13 NEHİR TARHAN 8B 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 14 -0,67 7 13 2,67 31 57 11,99 241,927 9 39 64 124 297
% 74
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME 44 72 134 404

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,25 4 3 3,13 6 2 4,97 3 2 2,62 7 6 4,88 9 8 6,37 39 26 30,22 295,810

Okul Ortalaması 12 7 9,24 5 4 3,33 7 2 6,61 3 4 1,74 6 7 3,89 8 10 4,81 41 35 29,62 292,030

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 392 ELANUR ARSLAN 8C 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 1 4 -0,33 3 2 2,33 8 10 4,67 40 27 31,00 291,583 1 18 32 84 202
% 50

2 114 BÜŞRA AKKUŞ 8C 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 0 7 -2,33 5 4 3,67 7 12 3,00 37 38 24,34 275,366 2 26 43 98 240
% 59

3 82 BÜŞRA ASLAN 8C 7 12 3,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 4 -0,33 3 12 -1,00 5 14 0,33 24 54 6,00 212,179 3 42 70 132 341
% 84
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEY A ATAY 50  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,459 295,810 1 30 48 103 248

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 1 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,33 9,24 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,00 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,33 6,61 4,97

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 -1,67 1,74 2,62

Matematik 20 5 12 1,00 5 1,00 3,89 4,88

Fen 20 7 12 3,00 15 3,00 4,81 6,37

Toplam: 90 39 45 24,00 27 24,00 29,61 30,22

Sözel (TÜR) BDadbDDACbDABAdbcbBC

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCAAbCcDcC

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DAdc ACDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) c Acabdddb

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) dDcBbabcada   BdDdAc

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) bdDadCbcDdaDaBac BcD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 8 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 3 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 7 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 5 12 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ALİOĞLU 99  A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,364 295,810 1 23 39 94 233

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 1 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,67 9,24 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,00 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 6,61 4,97

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 -2,33 1,74 2,62

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 -2,00 3,89 4,88

Fen 20 10 9 7,00 35 7,00 4,81 6,37

Toplam: 90 38 38 25,33 28 25,33 29,61 30,22

Sözel (TÜR) BaDCCDDACAbcBcBDAcdb

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCAAbDdDDb

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DAdAddCDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) d b cbd bd

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) ba B  bc  b    dcb c

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) baDCcC cDbcDCcCDbdBD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 7 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 1 1 17
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 6 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 9 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU GÖKTAŞ 25 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,286 295,810 22 33 54 109 267

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 2 6 0,00 0 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 7 6 5,00 25 4,54 3,89 4,88

Fen 20 5 15 0,00 0 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 33 43 18,67 21 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) b  AAcbBACdDADDCdaca

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) bccc CA ad

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDCdacdAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) a  C DbBdc

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT)  a Ba  D aDbD Aab AB

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) BdDaDabcadcdDcadbcBb

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 4 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 5 12 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSELNAZ AYYILDIZ 3 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,296 295,810 13 20 34 87 209

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 6 3 5,00 50 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 4,54 3,89 4,88

Fen 20 10 10 6,67 33 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 41 42 27,00 30 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) CBacAdDBACADADaCCDba

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR)  DDaCadACB

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) bDDCAacBAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) cbddccDccb

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) B aacb  Bbaac  Dda a

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) BdbBcDAcDdaBDcCbCAaa

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 3 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 7 8

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 9 8 53



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLVAN MU*O 97 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,209 295,810 23 34 55 110 268

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 5 4 3,67 18 4,54 3,89 4,88

Fen 20 6 12 2,00 10 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 33 40 19,67 22 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) aBDbAcDBbCdbADcCda  

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) dcDdCCbdad

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDCAabcAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) cdCb cD Bc

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) BC B     b  Da  dbA 

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN)  abaDDbcadaBD adbdBD

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 1 1 17
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 3 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 4 11 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE OK 7 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,365 295,810 2 2 2 19 29

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 17 2 16,33 82 4,54 3,89 4,88

Fen 20 12 7 9,67 48 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 68 20 61,33 68 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) CBDAABDcbCADADcCdDDB

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) CabcDCAACB

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDCAaABAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) BCCCaDbBdA

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) BCBB ACDBCDdDCAaADAB

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) BaDdDDdaDCDB DadCdBD

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 5 0 83
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 9 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TARHAN 87 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,544 295,810 25 37 59 115 280

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 3 7 0,67 3 4,54 3,89 4,88

Fen 20 9 10 5,67 28 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 33 41 19,33 21 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) abadaDDACd cBcBDc da

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) cCAcaDcbad

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DABAaACDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG)  cc bbBCd 

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT)     bDcB b d aBdb   

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) ABb dCbbDbacCBCbcBdD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 4 8

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 8 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN JİYAN YAMAN 25 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,630 295,810 18 28 46 101 243

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 4 2 3,33 17 4,54 3,89 4,88

Fen 20 3 7 0,67 3 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 34 28 24,67 27 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) adcAAcDcACADADDCdDca

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) daDaCCAACB

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDCAacdAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) a a  cb cA

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) B    dC B   a      B

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) cdc c  a   B    CAab

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 5 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 3 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 2 8

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 2 6 12



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR İDİZ 148 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,909 295,810 17 27 45 100 242

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 3 4 1,67 17 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 8 8 5,33 27 4,54 3,89 4,88

Fen 20 7 13 2,67 13 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 36 44 21,33 24 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) dcDdCacACAabBABDA Bb

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) Ba daCaD  

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DAacbACbD 

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) dBcacbad C

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) aDcadD B AdB aad CAD

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) baDCcCbbDcabdBbccaBD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 1 1 33
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 4 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 6 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 6 11 35



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HACER KESEN 184 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,159 295,810 24 35 56 112 276

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 4 2 3,33 17 4,54 3,89 4,88

Fen 20 5 15 0,00 0 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 34 35 22,33 25 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) CdbAAabBbad cDDCdaD 

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) CDbdDCAcCB

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDCAaABAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG)  dCa cb   

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT)  b Ba    CD   A     

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) cdcabDdBcCcdcDabbbdD

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 4 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 1 1 17
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 1 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 4 13 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ÖZ 58 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,222 295,810 4 6 8 43 96

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 14 4 12,67 63 4,54 3,89 4,88

Fen 20 9 5 7,33 37 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 57 23 49,33 55 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) CBacdBcBbCADADDCdDcB

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) CaDa  AAbd

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDCAaABAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) BCCCDDbBcA

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) BaBBDACDBCDaDCAbdD  

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) BdDBcD aDCacDD  C   

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 5 0 83
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 9 3 53



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ERTAŞ 78 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,674 295,810 10 15 28 77 179

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 4 11 0,33 2 4,54 3,89 4,88

Fen 20 12 8 9,33 47 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 47 38 34,33 38 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) BcDdaDDACAcbBABDAaBd

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCAcaacbcd

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DABAaACDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) cBAbDDabCC

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) bcaab  B  adb BbDaAc

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) dBDaACcDbdcaCBCDcBBD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 8 17

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 10 7 59



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ORTAÇ 169 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,530 295,810 14 21 35 89 215

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 3 8 0,33 2 4,54 3,89 4,88

Fen 20 7 12 3,00 15 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 40 36 28,00 31 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) BDadCDDACAabBABDAaBC

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCAAa dDcd

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DbaAaACDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) aBAbD aa  

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) aDc b   cca  c bD A 

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) bacCdCcDDdaDb acacBD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 1 1 17
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 6 17

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 7 9 41



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR ERTAŞ 12 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,126 295,810 1 1 1 15 23

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 18 2 17,33 87 4,54 3,89 4,88

Fen 20 17 3 16,00 80 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 69 21 62,00 69 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) BDDdCDDACADbcABDcacC

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCAAbCaDcC

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DABACACDaA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) BcAccbdCdC

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) CDDBADABDdCBCBBCDCAb

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) dBadACDDDABDCBCDDBBD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 6 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 15 2 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖKTAŞ 7 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,859 295,810 6 9 12 51 113

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 9 9 6,00 30 4,54 3,89 4,88

Fen 20 11 9 8,00 40 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 54 34 42,67 47 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) BDadCDDACADdBABDADBC

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCAAbCcbca

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DABAbACDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) cdAbDbaCaa

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) aDDBbcABacb d BbDCAa

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) bBbacbDcDdBDCBdDaBBD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 3 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 6 42

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 10 7 59



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NAZ KIZIL 384 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,661 295,810 5 7 9 45 100

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 12 8 9,33 47 4,54 3,89 4,88

Fen 20 15 5 13,33 67 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 57 33 46,00 51 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) CBcccBDBcdAcADDCdDDc

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) acbcbCAcCd

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDCAdABAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) aCCCbDbBcA

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) ddaBaAdDBCDCDCAbdDdB

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) BdDBDDdBDCDBDDaACdBb

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 4 2 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 13 4 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAYMAZ 193 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,743 295,810 16 25 41 96 238

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 5 1 4,67 47 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 4 3 3,00 30 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 5 6 3,00 15 4,54 3,89 4,88

Fen 20 5 11 1,33 7 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 36 31 25,67 29 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) CBDcA DabCd ADDCdDDd

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) C Dd  A CB

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) dDDdA cdAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) B C  bbaBA

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) B cacAC  aDb  A b   

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) adcBDDdaca c   cCdcD

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 4 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 4 10 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA TARHAN 82 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,961 295,810 27 40 65 125 300

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 3 6 1,00 10 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 4 2 3,33 33 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 4,54 3,89 4,88

Fen 20 6 13 1,67 8 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 31 46 15,67 17 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) BcDdCcDACbccaABcccBb

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) abAdb cDDd

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DAcAaACcbA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG)    DDbcCC 

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) b aadabBaba   Ba  A 

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) ddDacbcDcAcad dDcdBD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 1 2 33
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 3 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 5 8

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 5 11 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MARYA KIZILÇINAR 328 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,674 295,810 3 4 4 31 61

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 8 10 4,67 23 4,54 3,89 4,88

Fen 20 17 3 16,00 80 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 64 24 56,00 62 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) BDDdCDDACADAcABDcbBC

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCAAbbcDcC

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DABACAdDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) aBADDbBCCC

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) CD BADd adaBdaBdbbAa

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) bBDaACDDDdBDCBCDDBBD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 4 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 7 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 14 3 82



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KAYA 27 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,846 295,810 11 16 30 80 192

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 11 5 9,33 47 4,54 3,89 4,88

Fen 20 6 11 2,33 12 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 43 39 30,00 33 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) dDadCDDAaADbcABDb Bb

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) cCccaDaDcd

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DAdbaACDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) adAcDbBaCC

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) CDbcA A  c BdBBdDCAD

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) babdbCc DdcDCaCDac  

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 6 8 35



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA YERTÜM 49 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,493 295,810 20 31 49 104 255

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 7 12 3,00 15 4,54 3,89 4,88

Fen 20 6 12 2,00 10 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 36 50 19,33 21 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) dbDdCaDACAccBABDA Bd

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCcAbbaDcd

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) aAdcCACDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) adbcabadbb

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) bDbacDbBbAbcbBadc AD

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) baDC ab cdaDCBdcadcD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 10 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 3 3 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 7 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 5 10 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR KEPENC 89 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,302 295,810 28 41 69 130 327

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 5 2 4,33 43 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 3 9 0,00 0 4,54 3,89 4,88

Fen 20 3 9 0,00 0 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 22 39 9,00 10 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) a DdCcDAC ab b ccbB 

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCA  baDD 

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) addcaACDcA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG)    ccbBd  

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) dccabcdB d      cCA 

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) ddbbAC ccAacd       

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 4 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 6 8

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 3 8 18



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YÜKSEK 15 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,389 295,810 9 13 23 71 169

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 9 9 6,00 30 4,54 3,89 4,88

Fen 20 11 9 8,00 40 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 46 42 32,00 36 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) bBDbcBDBACbbAcbCaDDB

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) dabcCadcCB

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) dDDCAbAcAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) adCCbaDBac

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) cd BadacBCDdDCA AbAc

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) BdDaaDccDCaaDbaACABD

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 4 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 4 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 10 7 59



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURSEL ERZİ 94 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,634 295,810 15 22 38 93 231

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 6 2 5,33 53 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 5 2 4,33 22 4,54 3,89 4,88

Fen 20 5 3 4,00 20 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 35 23 27,33 30 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR)  d  ABbBbCbcAaaCdDDB

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) C DB bAACa

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) AaDCA cBAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) ddda cDBdA

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT)   aB    cC C  A   A 

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN)   DaD    C B   b Aa 

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 1 1 17
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 1 17

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 4 3 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KİNO 416 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,233 295,810 30 44 72 134 357

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 8 1,33 7 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 2 3 1,00 10 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,70 6,61 4,97

Matematik 20 0 9 -3,00 -15 4,54 3,89 4,88

Fen 20 4 11 0,33 2 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 17 34 5,67 6 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) a ad  cAa  baA  b BC

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BbAc   a  

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DbBdaACDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sayısal (MAT) dca b  abd  a   b   

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) b a  C DcdcDbcdbc Ba

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 1 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 0 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 7 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 4 9 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ROJBİN GÜNEŞ 534 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,292 295,810 21 32 51 106 261

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 1 1 0,67 7 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 4 6 2,00 10 4,54 3,89 4,88

Fen 20 5 10 1,67 8 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 33 32 22,33 25 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) bBaccBDacCADAaDCdDDd

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR)   DdbbAACd

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDCAdABAa

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG)         aA

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT)  d B b    Ddb A d Ac

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) ddDcDa cDaa c d CAa 

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 1 1 17
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 4 17

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 5 9 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN URTEKİN 619 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,330 295,810 12 19 33 85 206

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 5 3 4,00 40 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 7 7 4,67 23 4,54 3,89 4,88

Fen 20 6 12 2,00 10 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 40 36 28,00 31 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) CBDccBbBcCdDADDCCaDc

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) d D bbAACB

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDCACcBAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) d    bbdcc

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) B  Ba abdCDd  AbAb B

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) BdD D ccbdcBDcCdbdab

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 0 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 6 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 3 3 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 3 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 5 10 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DEMİR 25 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,648 295,810 19 29 47 102 247

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 8 10 4,67 23 4,54 3,89 4,88

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 41 47 25,33 28 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) CdbcABcBbaADAbcCCDDB

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) dcDaDdAcCB

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDCAacdAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) abCCDDbBad

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT)  d BDdacBbDdbaADdcAB

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) BdbaDbdabdbBDbadbbda

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 4 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 8 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 3 14 18



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
VİYAN MUSO 118 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,661 295,810 29 43 71 133 343

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 3 6 1,00 10 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 2 5 0,33 2 4,54 3,89 4,88

Fen 20 3 15 -2,00 -10 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 23 46 7,67 9 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) abDdCDcbCA ddbda aBb

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) dbbAabcDD 

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DbacCACDcA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) cB  Dbd aC

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT)  abBd A          a a

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) dBbacCbDb caa dbcacc

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 1 0 17
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 5 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 3 12 18



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KESEN 132 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,295 295,810 26 38 63 122 290

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,70 6,61 4,97

Matematik 20 1 0 1,00 5 4,54 3,89 4,88

Fen 20 5 13 0,67 3 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 27 25 18,67 21 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) CBacAdDabCd ADcC    

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) C DdbaA Cd

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDCAaABAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sayısal (MAT)    B                

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) ddbdDb aDaaBbbadCcB 

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 4 12 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NAZ KILINÇ 3 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,377 295,810 8 12 20 67 159

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 11 6 9,00 45 4,54 3,89 4,88

Fen 20 9 10 5,67 28 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 45 40 31,67 35 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) CB cABDcACAcADDCdbbB

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) acbcbbAcdd

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) cDDCACABAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) adbbcaccBA

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) B BBDAa BCcd aAcdDAB

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) BdbdDa BcCaBbDabCbBD

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 6 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 5 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 7 9 41



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAHRAMAN 26 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,371 295,810 7 10 17 64 153

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 30 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 8,73 9,24 8,25

Tarih 10 7 2 6,33 63 2,85 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,70 6,61 4,97

İngilizce 10 7 2 6,33 63 1,76 1,74 2,62

Matematik 20 7 7 4,67 23 4,54 3,89 4,88

Fen 20 10 8 7,33 37 4,47 4,81 6,37

Toplam: 90 50 29 40,33 45 29,04 29,61 30,22

Sözel (TÜR) b cccBDcACADADDCdDDa

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) aDDc CAACB

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDdAacBAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) BCCCDDbB b

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT)    BcAaD bDCb A dccB

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) BaDBDDdaD  BDcadbABa

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 4 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 9 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR TARHAN 6 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,440 295,810 2 5 6 37 83

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 9 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,56 9,24 8,25

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,07 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,59 6,61 4,97

İngilizce 10 8 0 8,00 80 3,41 1,74 2,62

Matematik 20 7 6 5,00 25 3,41 3,89 4,88

Fen 20 13 7 10,67 53 6,63 4,81 6,37

Toplam: 90 60 20 53,33 59 35,67 29,61 30,22

Sözel (TÜR) CBDcABDBbCADADDCaDDB

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) C DdabAACB

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDdACABAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) BCCC  DBBA

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) cd BaA   aDd CADc A 

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) BdDBDDdBDCaBDcCcCdBb

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 0 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 1 2 17
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 3 42

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 12 5 71



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALDEMİR 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,977 295,810 5 14 25 73 174

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 9 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,56 9,24 8,25

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,07 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,59 6,61 4,97

İngilizce 10 2 1 1,67 17 3,41 1,74 2,62

Matematik 20 4 4 2,67 13 3,41 3,89 4,88

Fen 20 7 5 5,33 27 6,63 4,81 6,37

Toplam: 90 40 22 32,67 36 35,67 29,61 30,22

Sözel (TÜR) BDDdCDDACADcc cDADBC

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCdAaDaDcd

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DbBAadCDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG)     bD   C

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT)  D     c Ad   Bd dA 

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) dBD  a  D B  caDaB D

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 1 1 17
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 2 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 5 4 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TARHAN 88 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,299 295,810 3 8 10 46 101

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 9 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,56 9,24 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,07 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,59 6,61 4,97

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,41 1,74 2,62

Matematik 20 7 3 6,00 30 3,41 3,89 4,88

Fen 20 13 6 11,00 55 6,63 4,81 6,37

Toplam: 90 55 22 47,67 53 35,67 29,61 30,22

Sözel (TÜR) BDDdCaDACADbBABDcaBC

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCAACCaDDa

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DABAaACDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) d AccbcC C

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) aD B    DACB  ad  A 

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) ABDbcC cDdcDCBaDDBBD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 4 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 2 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 10 6 59



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA KORHAN 382 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,158 295,810 4 11 18 65 156

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 9 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,56 9,24 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,07 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,59 6,61 4,97

İngilizce 10 2 3 1,00 10 3,41 1,74 2,62

Matematik 20 3 4 1,67 8 3,41 3,89 4,88

Fen 20 9 8 6,33 32 6,63 4,81 6,37

Toplam: 90 45 24 37,00 41 35,67 29,61 30,22

Sözel (TÜR) CBDAABDccCADADDCdDDa

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) acDdDCAACB

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADDaAaABAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG)  b   Db cA

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT)     aA c   d  A  aA 

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) caDBaD aDCaB Db CbBb

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 3 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 1 2 17
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 1 8

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 8 6 47



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBİN TARHAN 74 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,431 295,810 7 24 40 95 237

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 9 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 11,56 9,24 8,25

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,07 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,59 6,61 4,97

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,41 1,74 2,62

Matematik 20 5 6 3,00 15 3,41 3,89 4,88

Fen 20 7 12 3,00 15 6,63 4,81 6,37

Toplam: 90 39 39 26,00 29 35,67 29,61 30,22

Sözel (TÜR) b acABDBbbAcADDCdDDc

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) aaDa bAACd

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADcCAdABbD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) dbCdDDbaBA

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT)   BBabaDab a  A    B

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) BdDcDDccadaBcD dbbdD

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 3 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 5 11 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MAŞİTA TARHAN 9 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,042 295,810 6 17 31 83 201

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 9 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 11,56 9,24 8,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,07 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,59 6,61 4,97

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,41 1,74 2,62

Matematik 20 6 7 3,67 18 3,41 3,89 4,88

Fen 20 9 11 5,33 27 6,63 4,81 6,37

Toplam: 90 44 34 32,67 36 35,67 29,61 30,22

Sözel (TÜR) a adCDcACAcb ABD   C

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCAbbCaDcC

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) cABACACDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) BdAbDbaCdC

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) a   b AB Aa aBBdb Ac

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) daaCACccDbBcCBdcaBdD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 6 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 8 9 47



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARHAN 13 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,927 295,810 9 39 64 124 297

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 9 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,56 9,24 8,25

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,07 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,59 6,61 4,97

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,41 1,74 2,62

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 3,41 3,89 4,88

Fen 20 7 13 2,67 13 6,63 4,81 6,37

Toplam: 90 31 57 12,00 13 35,67 29,61 30,22

Sözel (TÜR) bccbABDdAbAaADaCCbDB

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) acDdbaccCc

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) ADadAabBAc

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) aaCaacbddA

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) caaBc dbBd*dadAac dB

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) cCcaDbcBDCcBbcabbAcb

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 3 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 10 8

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 6 11 35



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLİN TARHAN 98 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,280 295,810 1 3 3 24 42

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 9 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,56 9,24 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,07 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,59 6,61 4,97

İngilizce 10 7 1 6,67 67 3,41 1,74 2,62

Matematik 20 11 6 9,00 45 3,41 3,89 4,88

Fen 20 16 4 14,67 73 6,63 4,81 6,37

Toplam: 90 65 20 58,33 65 35,67 29,61 30,22

Sözel (TÜR) BDDdCDDACADABABDccdC

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCAAbCcDaC

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DABAaAdDDA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) BBA DbB CC

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT)  DDBADbB A BdBBdbdAb

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) ABDCACDDDbabCBCaDBBD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 3 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 1 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 5 0 83
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 4 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 13 4 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNO ASAN 188 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,972 295,810 8 36 57 113 277

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 9 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 11,56 9,24 8,25

Tarih 10 4 4 2,67 27 4,07 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,59 6,61 4,97

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,41 1,74 2,62

Matematik 20 3 8 0,33 2 3,41 3,89 4,88

Fen 20 5 13 0,67 3 6,63 4,81 6,37

Toplam: 90 35 41 21,33 24 35,67 29,61 30,22

Sözel (TÜR) caDdCDDACAcABcdDc cC

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) dCcA  dDDb

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DbabbACDDc

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG) cBADDDabCC

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT) b  B  dB  aaad Cc  a

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) ccbacCc  ccbbBdDcBBa

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 6 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 4 11 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKKUŞ 114 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,366 295,810 2 26 43 98 240

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 3 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,89 9,24 8,25

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,22 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 6,61 4,97

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 -1,00 1,74 2,62

Matematik 20 5 4 3,67 18 1,67 3,89 4,88

Fen 20 7 12 3,00 15 2,67 4,81 6,37

Toplam: 90 37 38 24,33 27 20,44 29,61 30,22

Sözel (TÜR) BDadCDcACAccBcBDcaBb

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCAAbDaDcC

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) cABAaACDcA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG)   c cbaaba

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT)  D ad A  c    BbD A 

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) dcbadCD DAacCBdbacdD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 7 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 1 1 17
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 2 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 7 9 41



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ASLAN 82 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,179 295,810 3 42 70 132 341

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 3 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 6,89 9,24 8,25

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,22 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,00 6,61 4,97

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 -1,00 1,74 2,62

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 1,67 3,89 4,88

Fen 20 5 14 0,33 2 2,67 4,81 6,37

Toplam: 90 24 54 6,00 7 20,44 29,61 30,22

Sözel (TÜR) Cd bcdaBbdbDADcCdDaa

Cevap Anh. A CBDAABDBACADADDCCDDB

Sözel (TAR) dDadbdAdba

Cevap Anh. A CDDBNCAACB

Sözel (DİN) AcDCAabdAD

Cevap Anh. A ADDCACABAD

Sözel (İNG) Bd d c  a 

Cevap Anh. A BCCCDDDBBA

Sayısal (MAT) db dc  cabbd  ADbcdB

Cevap Anh. A BCBBDACDBCDCDCADADAB

Sayısal (FEN) cdbBccdBcCadD aAbdab

Cevap Anh. A BCDBDDABDCDBDDCACABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 4 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 2 4 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 6 8

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 5 11 29



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS ÖZKURBİR 2. DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ARSLAN 392 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,583 295,810 1 18 32 84 202

Puanı Hesaplanan: 44 72 134 403

Katılımlar: 3 44 72 134 404

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 6,89 9,24 8,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,22 3,33 3,13

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,00 6,61 4,97

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 -1,00 1,74 2,62

Matematik 20 3 2 2,33 12 1,67 3,89 4,88

Fen 20 8 10 4,67 23 2,67 4,81 6,37

Toplam: 90 40 27 31,00 34 20,44 29,61 30,22

Sözel (TÜR) aDcdCDDACAccBABDd dC

Cevap Anh. B BDDCCDDACADABABDADBC

Sözel (TAR) BCAAbDaDDC

Cevap Anh. B BCAACNBDDC

Sözel (DİN) DbBACACDbA

Cevap Anh. B DABACACDDA

Sözel (İNG)   cc b a C

Cevap Anh. B BBADDDBCCC

Sayısal (MAT)  D         d  Bb  A 

Cevap Anh. B CDDBADABDACBCBBCDCAD

Sayısal (FEN) bdbb bD DdaDCBaDaBdD

Cevap Anh. B ABDCACDDDABDCBCDDBBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye'nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 3 2 1 67
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 4 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 6 1 1 17
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 0 17

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 17 7 8 41
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